
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ŞEHİT SONER ENES BAYKUŞ ORTAOKULU7. SINIF TÜRKİYE GENELİ  GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -464 92 923 60366

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,23 5 4 3,94 6 3 4,46 4 4 3,15 6 8 3,55 9 8 5,98 41 34 29,31 289,120

Okul Ortalaması 9 9 5,91 4 5 1,96 5 4 3,18 2 4 0,36 4 9 0,63 5 10 2,09 28 42 14,13 241,600

KATILIMLAR

1 114 AYŞEGÜL KELÇİK 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 14 5 12,33 17 3 16,00 70 17 64,34 413,902 1 1 1 44 5027
% 8,33

2 312 MELEKNUR OĞULLUK 7B 18 1 17,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 1 3,67 7 3 6,00 10 9 7,00 55 18 49,01 357,936 1 2 4 134 12138
% 20

3 267 MEDİNEGÜLKARAKULAK7B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 0 3,00 4 3 3,00 7 9 4,00 50 16 44,67 338,356 2 3 5 172 15642
% 26

4 245 ESRA NUR  *BAKC 7B 17 3 16,00 7 2 6,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 8 5 6,33 7 6 5,00 46 22 38,66 332,305 3 4 6 186 16826
% 28

5 246 FATMA BAYKUŞ 7A 18 2 17,33 4 6 2,00 6 3 5,00 5 1 4,67 3 5 1,33 9 5 7,33 45 22 37,66 325,909 1 5 7 206 18151
% 30

6 8189 BURCU AKYOL 7B 14 5 12,33 8 0 8,00 6 0 6,00 3 4 1,67 7 2 6,33 6 5 4,33 44 16 38,66 320,406 4 6 9 222 19377
% 32

7 299 ZÜBEYDE KANGAL 7A 14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 5 1 4,67 5 5 3,33 9 5 7,33 44 24 36,00 313,999 2 7 10 241 20789
% 34

8 254 HASAN   GÖK 7C 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 2 3,33 6 9 3,00 5 8 2,33 46 28 36,67 310,159 2 8 12 259 21693
% 36

9 271 MELİSANAZ ATAŞ 7B 17 3 16,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 1 3,67 3 5 1,33 7 8 4,33 43 25 34,67 310,024 5 9 13 260 21722
% 36

10 0 BUSENAZ OĞULLUK 7C 10 5 8,33 5 1 4,67 6 3 5,00 3 0 3,00 8 1 7,67 8 9 5,00 40 19 33,67 306,008 3 10 14 277 22671
% 38

11 124 EBRU ZİŞAN KEPEK 7C 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 14 -1,67 10 10 6,67 46 40 32,67 305,926 4 11 15 278 22692
% 38

12 236 DOĞUKAN GÖK 7C 16 3 15,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 0 3,00 2 7 -0,33 6 5 4,33 37 25 28,67 293,150 5 12 16 327 25856
% 43

13 269 MEHMET AL İ KÖSE 7B 9 10 5,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 0 4,00 4 9 1,00 10 8 7,33 44 29 34,34 289,148 6 13 17 338 26945
% 45

14 294 ŞEVVAL ZÜMRA KARASU7C 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 3 0,00 3 7 0,67 8 8 5,33 38 31 27,66 286,897 6 14 18 350 27542
% 46

15 0 İBRAHİM HALİL KELCK 7B 9 11 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 5 9 2,00 8 8 5,33 44 32 33,33 284,356 7 15 19 360 28238
% 47

16 141 EYLÜL NAZ TAŞDEMİR 7B 14 4 12,67 6 4 4,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 1 6 -1,00 6 9 3,00 35 30 25,00 276,737 8 16 20 398 30439
% 50

17 88 İKBAL ÖZDEMİR 7A 13 4 11,67 4 2 3,33 5 5 3,33 2 6 0,00 7 12 3,00 31 29 21,33 269,733 3 17 24 435 32475
% 54

18 0 SEHER BOZDAĞ  13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 0 3 -1,00 2 1 1,67 28 18 22,01 266,290 1 18 25 451 33514
% 56

19 0 NİSAGÜL DAŞCI 7C 15 5 13,33 4 6 2,00 5 4 3,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 35 42 21,00 265,034 7 19 26 455 33898
% 56

20 293 SEMA KUMRU 7A 12 4 10,67 4 2 3,33 6 4 4,67 0 4 -1,33 0 3 -1,00 6 10 2,67 28 27 19,01 260,279 4 20 27 477 35260
% 58

21 0 HAYRUNNİSA MAZI 7C 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 8 0,33 7 11 3,33 30 39 16,99 257,633 8 21 28 494 36024
% 60

22 0 ELİFSU  ÇOLAKOĞLLU 7B 9 6 7,00 2 5 0,33 6 3 5,00 2 3 1,00 6 5 4,33 25 22 17,66 257,379 9 22 29 497 36117
% 60

23 341 İLAYDA GÜLMEZ 7C 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 0 15 -5,00 4 8 1,33 36 40 22,66 256,689 9 23 30 502 36349
% 60

24 258 HİRA GÖZÜKARA BJK 7A 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 5 0,33 0 3 -1,00 10 10 6,67 30 40 16,66 251,995 5 24 31 518 37776
% 63

25 0 IRMAK  AKÇAK* A 7C 12 8 9,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 0 6 -2,00 4 9 1,00 4 5 2,33 25 42 10,99 246,361 10 25 33 545 39586
% 66

26 253 HAMDİ ÖZKARA 7A 9 9 6,00 2 5 0,33 5 4 3,67 1 4 -0,33 3 13 -1,33 7 9 4,00 27 44 12,34 238,697 6 26 37 583 41944
% 69

27 256 HAYRUNNİSA DEMİR 7C 7 7 4,67 3 3 2,00 5 4 3,67 4 7 1,67 4 9 1,00 23 30 13,01 236,553 11 27 39 594 42639
% 71

28 240 ELİF AYDIN 7C 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 14 -2,67 4 10 0,67 28 52 10,66 232,865 12 28 41 615 43862
% 73

29 238 ECRİN DEMİR 7B 10 9 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 2 -0,67 2 5 0,33 20 28 10,66 231,173 10 29 42 627 44371
% 74

30 217 CENNET AKGÜL 7A 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 0 9 -3,00 4 16 -1,33 28 49 11,67 229,470 7 30 43 636 44938
% 74

31 149 İKRA TIRAŞ 7B 8 8 5,33 3 4 1,67 5 1 4,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 3 10 -0,33 23 37 10,67 228,116 11 31 44 643 45431
% 75

32 255 HATİCE KÜBRA 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 11 4,33 4 16 -1,33 27 52 9,67 226,722 8 32 45 653 45898
% 76

33 0 MUSTAFADAŞCI 7C 6 11 2,33 3 7 0,67 4 4 2,67 2 5 0,33 5 5 3,33 20 32 9,33 226,251 13 33 46 659 46076
% 76
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34 237 DURDUAKBULT 7B 7 12 3,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 15 -1,00 7 6 5,00 23 47 7,34 224,657 12 34 49 673 46641
% 77

35 282 NİSA   DAŞCI 7A 1 5 -0,67 2 3 1,00 4 5 2,33 2 2 1,33 3 7 0,67 7 8 4,33 19 30 8,99 220,684 9 35 51 694 47917
% 79

36 109 ESMA GÜL KANKAL 7A 9 11 5,33 3 3 2,00 4 6 2,00 0 3 -1,00 4 13 -0,33 20 36 8,00 219,442 10 36 52 696 48326
% 80

37 233 CUM   A     Ğ Ü N E Ş 7A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 14 0,33 10 10 6,67 26 63 5,00 217,882 11 37 53 708 48826
% 81

38 274 MUHAMMET 7C 8 6 6,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 0 2 -0,67 3 16 -2,33 6 12 2,00 20 46 4,67 217,773 14 38 54 711 48867
% 81

39 345 PINAR TIRAŞ 7C 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 5 14 0,33 8 12 4,00 24 64 2,66 217,173 15 39 56 718 49074
% 81

40 20 UĞUR FIPAT KABALCI 7A 2 6 0,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 0 3 -1,00 2 4 0,67 5 3 4,00 12 22 4,67 214,572 12 40 57 731 49912
% 83

41 107 AYSİMADEMİRTAŞ 7A 8 12 4,00 4 5 2,33 6 4 4,67 0 7 -2,33 2 10 -1,33 3 10 -0,33 23 48 7,01 214,328 13 41 58 732 49982
% 83

42 281 NECATİ EFE ŞAHİN 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 14 0,33 25 64 3,67 212,632 13 42 59 740 50526
% 84

43 279 TURAN  TANIRLI 7B 6 14 1,33 4 4 2,67 3 7 0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 24 54 6,00 212,265 14 43 60 744 50634
% 84

44 249 FATMANAZ BİLGİÇ 7C 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 7 -2,33 2 15 -3,00 6 11 2,33 21 60 0,99 208,923 16 44 61 763 51652
% 86

45 292 SELAHATTİNBAYIR 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 15 34 3,67 207,704 17 45 62 766 52037
% 86

46 0 İLYAS KELÇİK 7C 2 18 -4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 25 55 6,66 206,255 18 46 63 772 52469
% 87

47 25 NURİ EFE  YAVUZ 7C 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 5 13 0,67 25 62 4,34 205,238 19 47 65 782 52833
% 88

48 0 HACIMUSTAF ABAYKUŞ7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 24 65 2,33 203,744 15 48 67 786 53246
% 88

49 280 MÜFLİDE   NURBANUKÖSE7B 6 4 4,67 1 2 0,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 4 -0,33 0 5 -1,67 11 32 0,34 203,547 16 49 68 788 53307
% 88

50 242 EREN ÇOLAK 7A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 58 2,67 202,760 14 50 69 794 53557
% 89

51 0 REMZİ EFEKOCA  I 7A 5 12 1,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 3 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 58 2,67 201,799 15 51 70 799 53858
% 89

52 268 MEHMETALİ BACAK 7B 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 24 65 2,33 198,706 17 52 72 822 54744
% 91

53 225 CUMA ÇETİN 7B 4 9 1,00 5 4 3,67 5 2 4,33 2 3 1,00 2 10 -1,33 1 12 -3,00 19 40 5,67 196,892 18 53 73 832 55207
% 91

54 350 GÜLLÜSENANURSERÇE7C 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 4 1,67 12 35 0,34 195,216 20 54 74 840 55616
% 92

55 286 NİSANUR KAR KULAK 7A 5 9 2,00 1 7 -1,33 3 2 2,33 3 12 -1,00 2 11 -1,67 14 41 0,33 194,541 16 55 75 843 55802
% 92

56 129 İBRAHİM BOYDAK 7A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 23 66 1,01 193,719 17 56 76 847 55991
% 93

57 0 H  OY *  YE KS Dİ * 7C 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 21 59 1,34 193,299 21 57 77 850 56096
% 93

58 272 MEMİŞ  GÜLLÜCE 7A 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 21 69 -2,00 192,765 18 58 78 854 56198
% 93

59 227 C**A *K 7C 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 18 72 -6,00 181,446 22 59 82 886 58330
% 97

60 105 ALPER  ATAŞ 7C 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 63 -3,00 176,672 23 60 85 896 58899
% 98

61 147 YUSUF EFE ŞAHİN 7A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 14 0,33 15 64 -6,34 174,091 19 61 88 902 59138
% 98

62 296 ZELİHA  DAŞCI 7B 2 15 -3,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 0 5 -1,67 6 8 3,33 0 14 -4,67 11 52 -6,34 173,333 19 62 89 903 59188
% 98

63 273 SEMİH KIL*ÇSOY 7O 2 18 -4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 3 0,00 6 14 1,33 4 15 -1,00 15 68 -7,67 171,791 1 63 90 905 59315
% 98

64 276 MURTAZAÇOLAK 7B 2 18 -4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 2 0,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 14 69 -9,01 161,962 20 64 92 918 59831
% 99
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